
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kayseri KOCASİNAN Cengiz Topel İlkokulu Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 7873 729 286 56

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.80 5.24 7.06 5.93 3.45 4.78 6.01 3.50 4.84 3.87 4.02 2.53 6.09 5.53 4.25 6.42 6.71 4.19 37.13 28.44 27.65 243.818

İl Ortalaması 9.49 4.81 7.89 6.43 3.14 5.38 6.73 2.96 5.74 4.15 4.17 2.76 7.39 5.45 5.57 7.34 6.43 5.20 41.53 26.96 32.54 270.690
Okul Ortalaması 7.91 5.84 5.96 5.48 3.79 4.22 5.71 3.70 4.48 3.11 4.82 1.50 4.88 7.18 2.48 4.96 7.84 2.35 32.05 33.16 21.00 205.988

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 128 - BEYZAGÜL TARHANACI 7 / A 13 1 12.67 6 3 5.00 8 1 7.67 8 0 8.00 11 2 10.33 9 3 8.00 55.00 10.00 51.67 375.567 902 117 35 1
2 34 - ELİF SENA ÖZÇELİK 7 / A 12 2 11.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 9 3 8.00 8 5 6.33 51.00 17.00 45.33 336.600 1542 207 51 2
3 153 - YAREN KAYA 7 / A 8 6 6.00 6 2 5.33 7 2 6.33 9 1 8.67 12 1 11.67 8 4 6.67 50.00 16.00 44.67 330.033 1665 221 54 3
4 165 - FATMA DOĞRU 7 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 9 3 8.00 9 6 7.00 50.00 21.00 43.00 330.000 1670 223 56 4
5 127 - YUSUF AKŞAP 7 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 7 4.67 10 5 8.33 52.00 22.00 44.67 328.900 1692 226 57 5
6 158 - EMİRHAN YANIK 7 / C 12 2 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 8 4.33 10 4 8.67 51.00 22.00 43.67 326.633 1742 232 59 6
7 281 - GÜLSENA CÜCÜK 7 / A 12 3 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 5 4 3.67 10 2 9.33 7 7 4.67 49.00 20.00 42.33 324.433 1777 237 60 7
8 142 - TALHA EREN AYDIN 7 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 5 6.33 7 8 4.33 49.00 24.00 41.00 313.267 2007 262 65 8
9 137 - ENES KAYAASLAN 7 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 8 6 6.00 1 1 0.67 43.00 18.00 37.00 282.233 2642 337 89 9

10 184 - ELİF BEYZA KANDİL 7 / A 11 2 10.33 5 2 4.33 5 4 3.67 8 1 7.67 8 2 7.33 2 6 0.00 39.00 17.00 33.33 269.967 2929 359 96 10
11 178 - FURKAN GÜLTEKİN 7 / B 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 3 5 1.33 10 5 8.33 42.00 25.00 33.67 268.833 2966 362 97 11
12 170 - ZEYNEP BAYRAM 7 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 6 5 4.33 7 5 5.33 41.00 26.00 32.33 264.367 3069 377 104 12
13 185 - İSMAİL EFE GÜN 7 / C 9 6 7.00 4 4 2.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 7 7 4.67 10 4 8.67 39.00 31.00 28.67 263.367 3073 378 105 13
14 21 - FURKAN GÖZELLE 7 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 41.00 34.00 29.67 260.033 3145 388 110 14
15 64 - FATMA NUR PEKİN 7 / A 9 5 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 8 4 6.67 4 8 1.33 40.00 27.00 31.00 254.400 3326 402 115 15
16 134 - MUSTAFA EMİN SAĞLAM 7 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 5 9 2.00 10 5 8.33 37.00 30.00 27.00 252.200 3374 408 117 16
17 172 - ESMANUR IŞIK 7 / A 9 4 7.67 7 3 6.00 6 3 5.00 5 3 4.00 7 5 5.33 5 8 2.33 39.00 26.00 30.33 252.200 3374 408 117 16
18 166 - MELİKE YAŞAR 7 / A 11 3 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 8 -1.67 5 7 2.67 6 9 3.00 39.00 31.00 28.67 247.767 3506 423 124 18
19 171 - AYŞENUR KAYA 7 / A 8 4 6.67 7 2 6.33 8 2 7.33 4 2 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 36.00 21.00 29.00 236.633 3786 450 138 19
20 149 - GÜLDEHAN AYDOĞDU 7 / A 8 5 6.33 7 2 6.33 5 2 4.33 1 0 1.00 7 3 6.00 4 6 2.00 32.00 18.00 26.00 234.400 3841 454 141 20
21 123 - BEKİR AK 7 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 8 3.33 4 10 0.67 38.00 35.00 26.33 224.433 4133 471 151 21
22 183 - GİZEM DURAN 7 / A 11 3 10.00 5 5 3.33 3 5 1.33 4 5 2.33 5 5 3.33 3 5 1.33 31.00 28.00 21.67 221.033 4227 474 152 22
23 186 - TALHA YİĞİT DOĞAN 7 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 9 0.00 7 8 4.33 36.00 36.00 24.00 217.767 4338 488 160 23
24 136 - OSMAN SAĞIR 7 / B 8 5 6.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 6 2.00 1 12 -3.00 8 5 6.33 36.00 32.00 25.33 216.633 4377 492 162 24
25 174 - NİSANUR YILDIZ 7 / A 9 6 7.00 5 4 3.67 5 3 4.00 3 4 1.67 7 4 5.67 3 9 0.00 32.00 30.00 22.00 215.600 4387 494 164 25
26 155 - MEHMET KARATAŞ 7 / C 11 4 9.67 7 2 6.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 8 1.33 5 9 2.00 33.00 37.00 20.67 212.233 4495 507 171 26
27 156 - ARDA TAŞTEKİN 7 / C 4 7 1.67 6 4 4.67 6 3 5.00 4 6 2.00 5 7 2.67 8 7 5.67 33.00 34.00 21.67 205.633 4682 526 183 27
28 200 - NİSANUR ERTAŞ 7 / A 10 4 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 5 9 2.00 29.00 24.00 21.00 203.333 4753 530 186 28
29 0 - İREM ADIGÜZEL 7 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 4 2.67 6 7 3.67 0 8 -2.67 32.00 32.00 21.33 197.800 4928 544 191 29
30 117 - ABDULKADİR DOK 7 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 34.00 41.00 20.33 193.367 5070 556 193 30
31 130 - M YAHŞİ ALTUN 7 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 10 0.67 4 11 0.33 32.00 42.00 18.00 191.100 5161 558 194 31
32 116 - ABDULKADİR ADIGÖZEL 7 / B 10 4 8.67 6 1 5.67 5 4 3.67 3 6 1.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 31.00 38.00 18.33 187.800 5259 568 199 32
33 143 - BÜNYAMİN ARSLAN 7 / B 9 6 7.00 3 6 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 11 0.33 5 10 1.67 27.00 37.00 14.67 178.900 5529 588 209 33
34 168 - ZEHRA DENİZ 7 / A 8 6 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 4 6 2.00 2 6 0.00 24.00 27.00 15.00 176.667 5583 591 210 34
35 162 - MUHAMMED ALPARSLAN 7 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 33.00 42.00 19.00 175.567 5605 594 212 35
36 161 - DUA EIAIİ 7 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 166.667 5907 613 224 36
37 154 - İREM SİN İL 7 / A 7 6 5.00 6 4 4.67 6 3 5.00 1 5 -0.67 3 7 0.67 3 10 -0.33 26.00 35.00 14.33 165.600 5943 617 226 37
38 125 - MUHAMMET AKTAŞ 7 / B 6 8 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 4 3.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 29.00 44.00 14.33 165.567 5952 618 227 38
39 157 - YUSUFG ÖKTÜRK 7 / C 2 4 0.67 2 1 1.67 6 1 5.67 2 1 1.67 2 4 0.67 4 2 3.33 18.00 13.00 13.67 161.167 6096 628 232 39
40 140 - İREM KORKUTAN 7 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 6 6 4.00 4 11 0.33 25.00 46.00 9.67 161.067 6113 629 233 40
41 122 - BARIŞ KAZAN U 7 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 2 7 -0.33 25.00 36.00 13.00 160.067 6115 630 234 41
42 88 - FERAMİZ CAN GÜNEŞ 7 / C 9 6 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 5 -0.67 1 13 -3.33 6 9 3.00 25.00 45.00 10.00 155.567 6234 635 235 42
43 160 - AYNUR ÜNNÜ 7 / A 5 7 2.67 6 2 5.33 3 5 1.33 2 6 0.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 22.00 33.00 11.00 151.067 6393 644 239 43
44 147 - ZEYNEL ABİDİN KOCAMAN 7 / B 1 0 1.00 2 4 0.67 3 1 2.67 2 1 1.67 1 2 0.33 6 9 3.00 15.00 17.00 9.33 145.567 6543 653 244 44
45 152 - RAVZA KARAOĞLU 7 / A 3 10 -0.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 3 8 0.33 24.00 38.00 11.33 144.467 6569 656 246 45
46 141 - OZAN YÜKSEL 7 / B 5 5 3.33 4 2 3.33 2 7 -0.33 3 2 2.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 18.00 26.00 9.33 144.433 6586 658 248 46
47 192 - MUHAMMED ALİ ASAR 7 / B 6 6 4.00 4 4 2.67 2 7 -0.33 1 7 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 18.00 39.00 5.00 130.033 6935 677 256 47
48 139 - YAHYA ULAŞ 7 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 2 10 -1.33 19.00 36.00 7.00 130.000 6942 679 258 48
49 151 - YUSUF BOSTANCI 7 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 122.200 7136 685 262 49
50 92 - HAMDİ DAĞTEKİN 7 / B 7 8 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 122.167 7143 688 264 50
51 163 - EBRARK* 7 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 21.00 54.00 3.00 113.333 7326 696 268 51
52 179 - MEHMET ALİ BOSTANCI 7 / B 2 9 -1.00 0 9 -3.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 5 7 2.67 4 11 0.33 16.00 50.00 -0.67 104.433 7512 703 272 52
53 108 - FURKAN ÖZGÜN 7 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.33 91.133 7683 716 276 53
54 120 - ALPER KARAKILIÇ 7 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 91.100 7689 718 278 54
55 169 - ZEYNEP BAYRAM 7 / A 4 11 0.33 2 7 -0.33 2 5 0.33 2 4 0.67 2 11 -1.67 2 10 -1.33 14.00 48.00 -2.00 84.433 7756 721 280 55
56 164 - FATMA ELALİ 7 / A 1 14 -3.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 14.00 61.00 -6.33 55.567 7861 726 284 56


